
Předmět: RE: FW: Žádost - kopie lis�ny

Od: Leos Siegel <siegel.leos@csts.cz>

Datum: 18.1.2015 21:16

Komu: sekretariat@csts.cz

Kopie: Ing. Eva Bartuňková <bartunkova.eva@csts.cz>, dhk@brillia.cz

Ahoj Daso,

Jedna se o konkretni pozadavek. Tohle prosim nascanuj a posli mu to.

Dekuji

Leos

Kopie:

E. Bartunkova, J. Koubek

Odesláno ze smartphonu Sony Xperia™

---- Sekretariat CSTS napsal/a ----

Co s ním mám dělat?  Můžu mu napsat ať si to přijede dohledat???  Dáša

-----Original Message-----

From: Divize 08 - Královéhradecká - Josef Koubek [mailto:dhk@BRILLIA.CZ]

Sent: Friday, January 16, 2015 9:55 AM

To: sekretariat@csts.cz >> Sekretariat CSTS

Subject: Žádost - kopie lis�ny

Vážená paní Jiřinová,

žádám Vás o zaslání naskenované kopie faktury 302011, vystavené od TŠ

Bonstep na částku 75000 Kč, která byla proplacena dne 30.12.2011.

Zároveň Vás žádám o zaslání kopie souhlasu, kterou byla tato platba

schválena vedením divize 8 a statutárním orgánem ČSTS.

Tyto lis�ny po mně žádá dozorčí komise divize č.8.

Děkuji a jsem s pozdravem

--

Mgr. Josef Koubek (elektronicky podepsáno)

předseda představenstva divize č.8 (Královéhradecká)

Dukelská 193

54954 Police nad Metují

tel.:605212353
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